Von: Carsten Dam

An: BiBwurm, Peter

Thema: AW: Klosterweiher St. Georgen / Ihr Angebot 21016 / Bindefrist u. Rickfragen
Datum: Dienstag, 3. August 2021 20:56:22

Anlagen: image001.png

Sehr geehrter Herr Bilwurm,

vielen Dank fur Ihre Mail. Sie hatten es heute mal telefonsichGerne verlangern, wie bereits telefonisch besprochen, die
Angebotsbindefrist bis
zum 30.09.2021.

lhre Fragen beantworte ich direkt rot markiert unterhalb der jeweiligen Frage.
Fur weitere Rickfragen stehe ich gerne zur Verfigung.
Mit besten GriRen

Carsten Dam
Geschaftsfihrer

amodes

Amodes GmbH
FranziusstraRe 22
60314 Frankfurt am Main

Tel.  +4969 94 33 05 563
Fax ~ +496994 3305 18
Mobil +49 171 6249793

E-Mail carsten.dam@amodes.de
Web  www.amodes.de

Registereintragung: AG Frankfurt am Main HRB 118892

Sitz de"r GeEeIIschaft: Franziusstrale 22, 60314 Frankfurt am Main
Geschaftsfiihrer:
Carsten Dam

Diese Nachricht ist vertraulich und nur fir den Adressaten bestimmt. Es ist nicht erlaubt, sie zu kopieren oder Dritten zuganglich zu machen. Sollten Sie die
Nachricht irrtimlich erhalten haben, bitte ich um Ihre Mitteilung per E-Mail oder unter oben stehender Telefonnummer.

Von: Bilwurm, Peter <p.bisswurm@st-georgen.de>

Gesendet: Dienstag, 3. August 2021 16:23

An: Carsten Dam <Carsten.Dam@amodes.de>

Betreff: Klosterweiher St. Georgen / Ihr Angebot 21016 / Bindefrist u. Ruckfragen

Sehr geehrter Herr Dam,

zunachst vielen Dank fir die nochmalige Ausarbeitung des Angebotes # 21016 vom 16.07.2021 Uber die
Absaugung des Sandfangs am Klosterweiher in St. Georgen.

Gleichzeitig bitten wir Sie, infolge der Sommerpause der Gemeinderatsitzungen bis zum 29.09.2021, um die

Verlangerung der im Angebot angegebenen Bindefrist (15.08.2021) auf den 30.09.2021. Nach Zustimmung des
GR werden wir das Angebot unverziglich beauftragen.

Fragen zum Pkt. .Bauseitige Bereitstellung":
 Versicherung der Anlage gegen Schaden durch den Auftraggeber oder Dritte
Um hier diese Anlage bauseitig versichern zu kénnen missten wir meiner Meinung nach den Wert der Anlage

kennen um eine entsprechende Versicherung zu bekommen.
Ist es nicht moéglich die Versicherung in das Angebot als Position aufzunehmen?

¢ Sozialraume (Aufenthaltsraum sowie Dusche & WC; alternativ kann ein Sozialcontainer und eine mobile
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Toilette angeboten werden)

Ware hier eine Toilette im Freibad und ein normaler Bauwagen ausreichend?

Fragen zur Technik und den Mengen des Einsatzes / Angebots:

1. Entspricht die in Pos. 5 des Angebotes angegebene Einsatzdauer von einer Woche der
Gesamteinsatzdauer od. handelt es sich hier um einen ungefahren Schéatzwert?
Die Pos. 5 entspricht dem Preis je Woche fir die Entwasserungsanlage. Die Einsatzdauer ist abhangig von der
Schlammmachtigkeit. Aufgrund unserer Erfahrungswerte
gehen wir von Einsatzdauer von ca. 2-3 Wochen aus. Wie gesagt, sehr davon abhangig in welcher Konsistenz der
Schlamm sich férdern ldsst.

2. Pos. 4. amph. Saugbagger, Menge 1,0 Einheit Tag? -- Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Dauer der
Pos. 4 von einem Tag auf 5 Tage, an die Pos. 5 angeglichen werden muss oder handelt es sich bei Pos 4
um eine Art Pauschale mit dem Wert 1 Tag?

Die Pos. 4 ist ein Tagespreis inkl. einem Mann Bedienungspersonal. Der Saugbagger versorgt die

Entwasserungsanlage und arbeitet daher im Parallelbetrieb ebenfalls an 5 Tagen in der Woche

3. Pos. 6. Kann fiir diese Position eine ungeféhre verbrauchsmenge des Flockungsmittel angegeben werden?
Rechenbeispiel:
Unser Erfahrungswert liegt bei ca. 3,5 — 3,75 kgWS/tTR (zum Einsatz kommt ein Trinkwasserpolymer mit 100%
Wirksubstanz)

e 2.500 m? * 5%TS = ca. 125 tTR * 3,5kg = ca. 438 kg Flockungsmittel mit 100% WS

4. Konnen sie mir die ungefédhre Menge an Presswasser pro Tag angeben?
Auch hier ist die Basis unsere Erfahrungswerte: ca. 200-250m?* schwach belastetes Filtratwasser + ca.200m?
Spllwasser aus der Entwasserungsanlage.
Der klare Vorteil unserer Technik ist der vergleichsweise sehr geringe Flockungsmittelverbrauch bei gleichzeitiger
starker Verdinnung durch das Wasser
aus den Eindickern und der Bandspilung, so dass bisher die Ruckleitung in Gewdsser kein Problem war.

Freundliche Grii3e

Peter BiRwurm
Stadtbauamt
Tiefbau

HauptstraRe 9
78112 St. Georgen
07724 - 87175

p.bisswurm@st-georgen.de

st-georgen.de
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Von: Carsten Dam

An: BiBwurm, Peter

Cc: Luca Holzinger; Tim Wienand

Thema: AW: Klosterweiher St. Georgen / Ihr Angebot 21016 / Bindefrist u. Rickfragen
Datum: Donnerstag, 19. August 2021 13:32:26

Anlagen: imageQ01.pnq

Sehr geehrter Herr BiRwurm,
wie gestern bereits telefonisch besprochen, erhalten Sie nachfolgend noch die benétigten Angaben:

« Unsere Versicherung deckt Schaden durch Auftraggeber/Dritte (Vandalismus) ab = kein Handlungsbedarf
Ihrerseits

« Gestellung eines Bauzaunes = 975 € pauschal (Mietdauer max. 3 Monate inkl. Auf- u. Abbau sowie An- u.
Abtransport)

« Gestellung eines mobilen Stromaggregates sowie einer Betankungsstation fir Aggregat und
Schwimmsaugbagger

- 145 €/Kalendertag inkl. An- u. Abtransport (Kraftstoff wird nach Auslage weiterberechnet)

e Mannschafts- u. Sanitdrcontainer 1.890 €/angef. Monat (inkl. An- u. Abtransport mit Kranfahrzeug sowie Auf-

u. Abbau)

Die zuvor genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich giltigen MwSt. Sollten Sie einzelne Positionen in Eigenleistung
oder
glnstiger zur Verfligung stellen konnen, ist dies selbstverstandlich kein Problem.

Sollten Sie Ruckfragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfiigung.
Mit besten GriiRen

Carsten Dam
Geschaftsfuhrer

amodes

Amodes GmbH
FranziusstraRe 22
60314 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 94 33 05 563
Fax ~ +496994 330518
Mobil +49 171 6249793

E-Mail carsten.dam@amodes.de

Web  www.amodes.de

Registereintragung: AG Frankfurt am Main HRB 118892

Sitz d('ir Gefellschaft: Franziusstrale 22, 60314 Frankfurt am Main
Geschiftsfiihrer:
Carsten Dam

Diese Nachricht ist vertraulich und nur fir den Adressaten bestimmt. Es ist nicht erlaubt, sie zu kopieren oder Dritten zuganglich zu machen. Sollten Sie die
Nachricht irrtimlich erhalten haben, bitte ich um Ihre Mitteilung per E-Mail oder unter oben stehender Telefonnummer.

Von: Bilwurm, Peter <p.bisswurm@st-georgen.de>

Gesendet: Dienstag, 3. August 2021 16:23

An: Carsten Dam <Carsten.Dam@amodes.de>

Betreff: Klosterweiher St. Georgen / Ihr Angebot 21016 / Bindefrist u. Rickfragen

Sehr geehrter Herr Dam,

zunéchst vielen Dank fir die nochmalige Ausarbeitung des Angebotes # 21016 vom 16.07.2021 uber die
Absaugung des Sandfangs am Klosterweiher in St. Georgen.

Gleichzeitig bitten wir Sie, infolge der Sommerpause der Gemeinderatsitzungen bis zum 29.09.2021, um die
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Verlangerung der im Angebot angegebenen Bindefrist (15.08.2021) auf den 30.09.2021. Nach Zustimmung des
GR werden wir das Angebot unverziglich beauftragen.

Fragen zum Pkt. .Bauseitige Bereitstellung":

» Versicherung der Anlage gegen Schaden durch den Auftraggeber oder Dritte

Um hier diese Anlage bauseitig versichern zu kbnnen missten wir meiner Meinung nach den Wert der Anlage
kennen um eine entsprechende Versicherung zu bekommen.
Ist es nicht moglich die Versicherung in das Angebot als Position aufzunehmen?

» Sozialrdume (Aufenthaltsraum sowie Dusche & WC; alternativ kann ein Sozialcontainer und eine mobile
Toilette angeboten werden)

Ware hier eine Toilette im Freibad und ein normaler Bauwagen ausreichend?

Er n zur Technik un n Mengen Einsatz An

1. Entspricht die in Pos. 5 des Angebotes angegebene Einsatzdauer von einer Woche der
Gesamteinsatzdauer od. handelt es sich hier um einen ungefahren Schatzwert?

2. Pos. 4. amph. Saugbagger, Menge 1,0 Einheit Tag? -- Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Dauer der
Pos. 4 von einem Tag auf 5 Tage, an die Pos. 5 angeglichen werden muss oder handelt es sich bei Pos 4
um eine Art Pauschale mit dem Wert 1 Tag?

3. Pos. 6. Kann fiir diese Position eine ungeféhre verbrauchsmenge des Flockungsmittel angegeben werden?

4. Konnen sie mir die ungefahre Menge an Presswasser pro Tag angeben?

Freundliche Grii3e

Peter BiRwurm
Stadtbauamt
Tiefbau

Hauptstral3e 9

78112 St. Georgen

07724 - 87175
bisswurm -georgen.

st-georgen.de
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